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M Gma" Departamento de Expedientes RedClaimer <celiaredclaimer@gmail.com>

Fwd: EFELEC PV SERVICES, S.L.

Eloisa Lupiaiiez Garrido <elupianez@redclaimer.es> 29 de septiembre de 2025, 9:22
Para: Expedientes RedClaimer <expedientes@redclaimer.es>

---------- Forwarded message ---------

De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Date: mi¢, 3 sept 2025 a las 15:47

Subject: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.

To: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>

Cc: <elupianez@redclaimer.es>

Muy buenas, los dafios del primer arrendamiento ( calle coso) fueron 600 por el sofa. Quedo pendiente de fecha de pago . Gracias

El mié, 3 sept 2025, 15:13, Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com> escribio:

Buenas tardes.

Adjunto factura sin Iva, aplicando No sujecion segun art. 78.Tres Ley 37/1992. Se aplicé por error IVA 21%. No contabilicéis la
anterior factura, no es valida, tenedla por no recibida. Regularizaré el importe de IVA en lo que queda de semana.

En cuanto al pago de la factura 3, de la cual sera descontada la valoracion por los dafios del segundo arrendamiento, lo consulto
en interno y os decimos algo.

Saludos.

e fe le C E:—:::::Is:ﬁgnﬁ:rg??:inance Director
group

We use our energy

+34 611 150 127 | +34 976 927 263

San Lorenzo, 12, local - 50001 Zaragoza (Spain)
fbueno@efelecgroup.com

www.efelecgroup.com

to leave a good mark

PROTECCION DE DATOS > Le informamos que sus datos estan siendo tratados por Efelec Group, S.L., para la gestion de relaciones comerciales y
administrativas, asi como para el mantenimiento de comunicaciones electrénicas. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una obligacién legal.
Podra ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacién y portabilidad en Calle San Lorenzo, 2, local, 50001 Zaragoza, o a través del
email info@efelecgroup.com indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando documento que acredite su identidad. También podrd presentar una
reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos.

CONFIDENCIALIDAD > La informacion contenida en este correo electrénico y, en su caso en los documentos adjuntos, es informacién privilegiada para uso
exclusivo de las personas a las que se dirige. Se ruega que, en caso de no ser el destinatario de este correo, se notifique al remitente y se proceda a su
eliminacion. Cualquier uso indebido de dicha informacion serd bajo su responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE > Antes de imprimir este mensaje aseglrese de que es necesario. La conservacién del medio ambiente estd en nuestras manos.
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De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>

Enviado el: miércoles, 3 de septiembre de 2025 11:49

Para: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>

CC: elupianez@redclaimer.es; David Artigosa <dartigosa@efelecgroup.com>
Asunto: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.

Muy buenas, Por favor ruego saber la fecha en la que se me va a pagar la factura 3 y el IVA de la 4. Gracias.

El dom, 31 ago 2025, 5:41, Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com> escribié:

Deacuerdo, necesito fecha para el pago de la factura de Casquillas. Factura 3.

El vie, 29 ago 2025, 16:38, Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com> escribio:

Buenas tardes, lo confirmamos con nuestro asesor por si fuese necesario hacer alguna modificacion.

Saludos.

Enviado desde Outlook para Android

De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Enviado: jueves, agosto 28, 2025 12:43:48 a. m.

Para: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>

CC: elupianez@redclaimer.es <elupianez@redclaimer.es>

Asunto: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.
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Vale bien 1499 W/

Pedro Ingeniero Efelec G-Nergy
Y Mensaje de voz (0:26)

Que va hombre 14:93 W/

@ Mensaje

No se porque se me aplica el IVA en la factura mientras que el pedido IVA sin IVA por inversién de sujeto pasivo.

El mié, 27 ago 2025, 16:13, Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com> escribid:

Buenas tardes.

Segun indicado en correo el pasado 20 de agosto, y tras la valoracion efectuada por los hechos expuestos en el punto 1
del mismo, adjunto enviamos factura por el agravio correspondiente al piso sito en calle coso 157. El importe de la misma
ha sido descontado de su factura numero 4.

Adjuntamos justificante de pago por la diferencia.
Queda pendiente la valoracion del segundo arrendamiento que sera descontado de la factura numero 3.

Saludos.

Francisco Bueno
e e e C Director Financiero / Finance Director
group
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+34 611 150 127 | +34 976 927 263

San Lorenzo, 12, local - 50001 Zaragoza (Spain)
fbueno@efelecgroup.com

www.efelecgroup.com

to leave a good mark
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PROTECCION DE DATOS > Le informamos que sus datos estan siendo tratados por Efelec Group, S.L., para la gestién de relaciones comerciales y
administrativas, asi como para el mantenimiento de comunicaciones electronicas. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una
obligacién legal. Podra ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacién y portabilidad en Calle San Lorenzo, 2, local,
50001 Zaragoza, o a través del email info@efelecgroup.com indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando documento que acredite su identidad.
También podra presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos.

CONFIDENCIALIDAD > La informacion contenida en este correo electrénico y, en su caso en los documentos adjuntos, es informacién privilegiada
para uso exclusivo de las personas a las que se dirige. Se ruega que, en caso de no ser el destinatario de este correo, se notifique al remitente y se
proceda a su eliminacién. Cualquier uso indebido de dicha informacién serd bajo su responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE > Antes de imprimir este mensaje aseglrese de que es necesario. La conservacion del medio ambiente estad en nuestras manos.

De: David Artigosa <dartigosa@efelecgroup.com>

Enviado el: miércoles, 20 de agosto de 2025 12:34

Para: b.laabeid1@labeidenergy.com

CC: Francisco Bueno <fbueno@efelecgroup.com>; David Campos <dcampos@efelecgroup.com>; L.Felipe Ruiz / Z-
Abogados <felipe-ruiz@z-abogados.com>; Juridico G-Nergy <bdfelipe@efelecgroup.com>; Pedro Aguilar
<paguilar@efelecpvservices.com>

Asunto: RE: EFELEC PV SERVICES, S.L.

Buenos dias Salem

A las motivos ya conocidos por los cuales se demord el pago de sus facturas emitidas, me refiero a la comunicacién por
su parte con nuestro cliente tratando aspectos econémicos en consecuencia generando un dafio irreparable a la imagen
del grupo vy la repetida ausencia en obra en consecuencia generando retrasos, se han sumado dos nuevas incidencias:

1. Dafios y suciedad en las viviendas puesta a su disposicion por mi compafiia, (excrementos humanos entre otros)
2. Ocupacion de nuestras instalaciones situadas en la Expo de Zaragoza, negandose a irse si alguien de la propiedad
no se presentaba

Es necesario que le indique la actitud impropia que ha mantenido en el pasado y estd manteniendo en el presente

En cuanto al punto 1. ,descrito anteriormente, sera evaluada la trascendencia econdmica y el agravio propiciado, hemos
sufrido el deterioro de credibilidad con la agencia, la cual ya no nos alquilara en el futuro, se nos ha retenido la
devolucion de las fianzas, ademas de sobrecostes por el maltrato que tanto usted como su plantilla han generado en las
instalaciones

En cuanto al punto 2., descrito anteriormente, pese a las indicaciones del departamento juridico, direccién pasara por
alto tal situacién siempre y cuando no se vuelva a repetir.

Dicho lo cual, usted cobrara la cantidad correspondiente de su factura nimero 4, cuando se cumpa lo indicado en el
punto 1. Ello se dara antes de la finalizacion del mes en curso

Saludos

De: Bachari Mohamed Salem Labeid <b.laabeid1@labeidenergy.com>
Enviado el: jueves, 17 de julio de 2025 8:57

Para: Juridico G-Nergy <bdfelipe@efelecgroup.com>

Asunto: Re: EFELEC PV SERVICES, S.L.

Muy buenas Beatriz, no le veo tanto al asunto, hablando con sus compafieros, vimos que aun no habiais cobrado el ito
por el montaje de Otra y Perrin, y debido a la buena relacién que tenemos con Jose Maria Perrin, le hemos pedido el
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favor de que si puede agilizar el pago para que cobremos todos. Coémo le reitero , simplemente ha sido una solicitud de
favor de buena fé.

Espero que no lo tomen a mal ya que no se ha hecho con ninguna intencién que se agilice de buena forma para que
cobremos todos.

Reciba un cordial saludo Beatriz.

El jue, 17 jul 2025, 8:25, Juridico G-Nergy <bdfelipe@efelecgroup.com> escribio:

Estimado Sr. Salem Labeid:

Me dirijo a usted en nombre de EFELEC PV SERVICES, S.L., en relacién con los
trabajos de instalacion de placas solares ejecutados por LABEID ENERGY, S.L.
como empresa subcontratista, en el término municipal de Monreal del Campo
(Teruel), para manifestar nuestra total disconformidad con una actuaciéon que
consideramos absolutamente inapropiada y que ha causado un perjuicio a nuestra
imagen profesional frente a nuestro cliente.

En concreto, hemos tenido conocimiento de que un representante de su entidad se
ha puesto en contacto telefénico directamente con nuestro cliente para informarle
de que, segun su version, nosotros no hemos efectuado un pago que legalmente
nos corresponde.

Consideramos que esta llamada telefonica y la informacion facilitada al cliente
resultan del todo injustificadas y contrarias a la mas elemental prudencia
profesional. El hecho de trasladar a un tercero , y mas atin a nuestro propio cliente,
datos de esta naturaleza, ha generado confusién y un evidente menoscabo de
nuestra reputacion.

Por ello, solicitamos una explicacion detallada de las razones que han motivado
esta actuacion, asi como las medidas que tienen previsto adoptar para evitar que
algo semejante vuelva a repetirse en el futuro.

Aguardamos su respuesta por escrito con la mayor brevedad posible, confiando
que esta advertencia sea tomada en consideracion por Ud. en el futuro.

Reciba un cordial saludo
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Beatriz De Felipe
Adjunta Departamento Juridico

671 701846 | 976 927 263

San Lorenzo, 12, local - 50001 Zaragoza
bdfelipe@efelecgroup.com
www.efelecgroup.com

PROTECCION DE DATOS > Le informamos que sus datos estan siendo tratados por Efelec Group, S.L., para la gestién de relaciones comerciales
y administrativas, asi como para el mantenimiento de comunicaciones electrénicas. No se prevén cesiones de sus datos, salvo que exista una
obligacion legal. Podrd ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion, supresidn, oposicion, limitacion y portabilidad en Calle San Lorenzo, 2,
local, 50001 Zaragoza, o a través del email info@efelecgroup.com indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando documento que acredite
su identidad. También podrd presentar una reclamacién ante la Agencia Espafiola de Protecciéon de Datos.

CONFIDENCIALIDAD > La informacion contenida en este correo electrénico y, en su caso en los documentos adjuntos, es informacién
privilegiada para uso exclusivo de las personas a las que se dirige. Se ruega que, en caso de no ser el destinatario de este correo, se notifique al
remitente y se proceda a su eliminacion. Cualquier uso indebido de dicha informacién sera bajo su responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE > Antes de imprimir este mensaje aseglrese de que es necesario. La conservacion del medio ambiente estd en nuestras

manos.
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